APROVADO PELA DIRETORIA.- 08/12/2020.

De: Victor Rocha [mailto:victor.rocha@cindapa.com.br]
Enviada em: terca-feira, 8 de dezembro de 2020 09:43
Para: Zelador

Assunto: Re: Orgamento Controladora

Bom dia
Desconheco outro fornecedor, pois eles sdo o fabricante.

Em ter, 8 de dez de 2020 08:33, <zelador@aclrp.com.br> escreveu:

Bom dia!

Nao teria outro fornecedor dessa controladora que de certo sem ser a tecnima???

Atenciosamente... &S

Marcio
Fone: 51 9 9712-6996

Condominio Costa Leste & Reserva dos Pdssaros

Esta mensagem pode conter informagao confidencial e/ou privilegiada. Se vocé nao for o destinatario ou a pessoa autorizada a
receber esta mensagem, ndo pode usar, copiar ou divulgar as informacdes nela contidas ou tomar qualquer agdo baseada
nessas informacoes. Se vocé recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o
e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperagao.

This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this

for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you

have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you
for your cooperation.

De: Victor Rocha [mailto:victor.rocha@cindapa.com.br]
Enviada em: terca-feira, 8 de dezembro de 2020 09:07
Para: Zelador

Assunto: Orcamento Controladora

Bom dia Marcio,

Conforme falamos ontem, os materiais do computador extra da portaria do Reserva dos
Passaros estdo em transporte para Santa Cruz do Sul, assim que chegar estaremos
realizando a instalacdo.Referente a uma das controladoras que foi para o conserto
autorizamos o conserto e serad enviado em seguida.


mailto:zelador@aclrp.com.br
mailto:victor.rocha@cindapa.com.br

Quanto a segunda controladora que enviamos o conserto fica quase o preco de uma
nova pois danificou a placa principal, sendo assim foi nos orientado pelo fabricante a
substituicdo por uma nova, sendo assim segue or¢camento de uma controladora nova.

Ficamos no aguardo de uma aprovacao para que eles enviem a controladora nova o
quanto antes.

Atenciosamente,

Victor Rocha
Coordenador Técnico
Grupo Cindapa
F (51) 99676-3489

1 5
Conheca a Cindapa: acesse cindapa.com.br

~ ¢

Cliente: RESERVA DOS PASSAROS

Proposta: CONTROLE DE ACESS0

Orcamento
QT I:IIS'IERIMIN.‘l.l;'.linl:!I D PRODUTO VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.00 CONTROLADORA TEC F8 TECHIMA R¥ 3.B00.00 | RS 3.300.00
MADQ DE OBRA INSTALACAD E
1.00 CONFIGURAGAD R¥ 120,00 | RS 120,00
TOTAL R$ 3.020,00

Condigoes da Proposta

Validade da proposta: 30 Dias.

Condigdes de pagamento: 30/60/90 Dias.
Prazo de entrega: 15 Dias.

Prazo de conclusdo: Indeterminadao.
Garantia dos produtos: 360 Dias.
Garantia da bateria: 180 Dias.

Garantia da mic de obra: 90 Dias.

*(s cabos e acessorios serao cobrados conforme quantidade wtilizada.

www.cindapa.com.br



